COORDENACAO TURISMO - PME

De:
Enviado em:
Para:

Cc:
Assunto:

Boa tarde!

Obrigada pelo retorno.

COORDENACAO TURISMO - PME
<coordenacaoturismo@extrema.mg.gov.br>

05/11/2024 hh:mm: 15:47

‘antonia elana Muniz'

‘TURISMO - PME'; 'AUDITOR FISCAL - PME’; 'tributos@extrema.mg.gov.br'
RES: Notificagdo ao permissionario Mauro - Restaurante do Parque Municipal
Salto

Agendado o pagamento referente débitos em aberto (ja vencidos) junto a Prefeitura Municipal de
Extrema - Secretaria de Turismo para o dia 18/11/2024.
Ficamos a disposigcao para qualquer duvida ou esclarecimento adicional.

At.te,

S
PREFEITURA
DE EXTREMA

Cleide da Silva Santos Claudino
Coordenadora de Turismo
Secretaria de Turismo

(35) 34353914 | (35) 9 8861.5364
coordenacaoturismo@extrema.mg.gov.br

De: antonia elana Muniz <restauranteelanchonetelm@gmail.com>

Enviada em: 04/11/2024 hh:mm:ss 18:21

Para: COORDENACAO TURISMO - PME <coordenacaoturismo@extrema.mg.gov.br>

Cc: TURISMO - PME <turismo@extrema.mg.gov.br>; AUDITOR FISCAL - PME <auditorfiscal@extrema.mg.gov.br>;

tributos@extrema.mg.gov.br

Assunto: Re: Notificagdo ao permissiondrio Mauro - Restaurante do Parque Municipal Salto

Boa tarde

Confirmado o pagamento em 18/11/2024

Obrigado

Att.. Lana



Em seg., 4 de nov. de 2024 18:08, COORDENA(;AO TURISMO - PME
<coordenacaoturismo@extrema.mg.gov.br> escreveu:

Boa tarde, Mauro e Lana!

Com cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, enviar a notificamos notificagao extrajudicial ll,
pois até a presente data, ndo recebemos o pagamento dos débitos em aberto (ja vencidos) junto a
Prefeitura Municipal de Extrema — Secretaria de Turismo.

Solicitamos que a regularizacao seja feita até conforme mencionado na notificagao, a fim de evitar
a adocao de medidas legais necessarias para a solugao do presente caso.

Estamos a disposicdo para quaisquer esclarecimentos que se facam necessarios.

Atenciosamente,

N&o contém virus.www.avast.com




